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ENTRO
OMPUTER

GRUPP®ROJECT

C
C

Spettabile

C.N.R. ISTITUTO PER LO STUDIO DEI MATERIALI

NANOSTRUTTURATI
VIA P. GOBETTI 101
40129 BOLOGNA (BO)

C.a. Dott.ssa PATRIZIA ALESSANDRA FULLE

Offerta nr. 22782701 rev.01 del 01/02/2022

Oggetto: OFFERTA NOTEBOOK

Come da accordi intercorsi, siamo lieti di inviarVi la nostra migliore offerta per la fornitura del materiale sotto elencato:

Descrizione Q.ta Pr. Netto € Totale €
Dell VOSTRO 5410 p/n DN7X6 1 930,00 930,00
HP X360 1040G8 17/16/512 PRO 4GLTE p/n 358V4EA 2 1.759,00 3.518,00
Totale 4.448,00

Condizioni di Fornitura

Validita Offerta :

15/02/2022

Pagamento :

BON.BANC. 60 GG F.M.

Consegna stimata :

da verificare alla ricezione dell'ordine

IVA :

| prezzi si Intendono |.V.A. esclusa.

Garanzia :

Standard fornita dal produttore.

Restando a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo I'occasione per porgerVi cordiali saluti.

Stefano Guidotti
stefano.guidotti@centrocomputer.it

Tel. 0516837846 - Mobile 3356309380

CENTRO COMPUTER SPA Socio Unico - Societa soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Project Informatica Srl
Via Ferrarese, 33 - 44042 - Cento (FE) - Tel: 0516837811 - Fax: 800069504 - P.IVA: 01446670380



Da: Simone Dominicis simone_dominicis@ecolaserinformatica.it &
Oggetto: R: Richiesta Offerta
Data: 1 febbraio 2022, 15:02
A: Patrizia Alessandra Fulle patriziaalessandra.fulle@cnr.it
Cc: Alessandro Belvedere alessandro_belvedere @ecolaserinformatica.it

Buongiorno,
con la presente siamo ad inviare la nostra migliore offerta per i prodotti da voi richiesti:

n. 1 DELL cod. RYOMV Prezzo € 900,00 cad. iva esclusa
n. 2 HP cod. 358V4EA Prezzo € 1.750,00 cad. iva esclusa (prezzo valido per ordini
entro il 27/02/2022)

Qualora desiderate ricevere il preventivo su carta intestata non esitate a richiedercelo.

Vi informiamo che gli ordini di importo inferiori a 400,00 € IVA 22 % verranno

presi in carico ed evasi previa accettazione espressa di costi aggiuntivi pari a € 24,00 IVA 22%
ESCLUSA.

Tempi di consegna 15/20 giorni salvo anticipare.

Restando a Vs. completa disposizione per qualunque ulteriore chiarimento o necessita,
I'occasione e gradita per porgere
Cordiali saluti

ECO LASER
INFORMATICA

T. +39 06 5294094-96 - F. +39 06 5293618
Via Padre G.A. Filippini 15A - 00144 Roma
www.ecolaserinformatica.it

Le informazioni contenute nella presente e-mail sono tutelate dalla legge sulla privacy

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario
sopra indicato. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario & proibita, sia ai sensi dell’art 616 c.p., sia in virtu di quanto disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al
mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.

Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere
cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo piu grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

Da: Patrizia Alessandra Fulle <patriziaalessandra.fulle@cnr.it>

Inviato: martedi 1 febbraio 2022 14:43

A: Simone Dominicis <simone_dominicis@ecolaserinformatica.it>; Alessandro Belvedere
<alessandro_belvedere@ecolaserinformatica.it>

Oggetto: Richiesta Offerta

Buongiorno,
avrei bisogno di un offerta per il seguente materiale:

N. 1 - DELL DN7X6
N. 2 - HP 358V4EA HP EliteBook x360 1040 G8 Ibrido



Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti
Cordiali saluti

Patrizia Alessandra Fulle

C.N.R. - I.S.M.N.

via P. Gobetti 101

40129 Bologna - Italy

Tel. +39 051.6398539 - Fax. +39 051.6398540
Cell +39-347.3832320
patriziaalessandra.fulle@cnr.it

I messaggio e' stato analizzato alla ricerca di virus o
contenuti pericolosi da Mailscanner ed e'
risultato non infetto.
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